Carbone Marco

Da: Bergia Marco

Inviato: giovedi 8 febbraio 2024 18:31

A: Carbone Marco

Oggetto: I: Stima costi 2024 appalto "GMA-SSL-2018"

Da: Bonomo Ivan <sgospedali@ireliguria.it>

Inviato: giovedi 8 febbraio 2024 17:55

A: Rifici Giuseppe <Giuseppe.Rifici@as!3.liguria.it>

Cc: Bergia Marco <Marco.Bergia@asl3.liguria.it>; Marcenaro Sara <Marcenaro@ireliguria.it>; Moggia Silvia
<moggia@ireliguria.it>

Oggetto: R: Stima costi 2024 appalto "GMA-SSL-2018"

Caro Ing.
Con riferimento alla richiesta seguente € molto complicato, con le informazioni che abbiamo oggi e con gli
improvvisi cambiamenti che puo registrare il costo dell'energia, formulare una previsione per i prossimi 11 mesi.
Tuttavia, seguono le considerazioni che possiamo proporvi e che mi auguro possano aiutarvi.
e Energia Elettrica
Dal 2023 stiamo assistendo ad un profilo ribassista (non forte ma costante), che all’inizio del 2024 si
conferma. Ritengo quindi che si possa valutare prudenzialmente la spesa del 2024 pari a quella del 2023,
nell’ipotesi in cui i vostri consumi non cambino.
Previsione: Circa 3,7 M oltre IVA.
Essendo entrato in servizio il cogeneratore questa spesa potrebbe ridursi ed allo stesso tempo aumentare
quella del gas, con un complessivo vantaggio per la ASL3.
o GAS
Valgono le stesse considerazioni dell’energia elettrica.
Previsione: Circa 2,1 M oltre IVA.
° Ql
E costante per definizione e pari a 0,67M oltre IVA.
Restano ferme le previsioni in tema di caro materie prime che abbiamo circolarizzato e che le SSL possono
adottare.
e QS+SIC
Il valore di aggiudicazione e pari a circa 2,1 M all’anno oltre IVA. A questo valore va applicato I'adeguamento
ISTAT magl9 su mag24. Una stima dell’adeguamento magl9 su dic23 vale 0,33M. Per un totale di 2,43 M
circa oltre IVA.

Queste sono le informazioni che si possono valutare ad oggi. Con I'avanzare dell’anno saremo progressivamente in
grado di fornirvi dati pilu attendibili.
Cari saluti

Da: Giuseppe.Rifici@asl|3.liguria.it <Giuseppe.Rifici@as|3.liguria.it>
Inviato: mercoledi 7 febbraio 2024 16:31

A: Bonomo lvan <sgospedali@ireliguria.it>

Cc: Marco Bergia <marco.bergia@asl|3.liguria.it>

Oggetto: Stima costi 2024 appalto "GMA-SSL-2018"

Buongiorno,



come ogni anno, per questioni di bilancio, abbiamo la necessita di procedere all'impegno di spesa relativo all'appalto
in oggetto.

Per fare cio abbiamo bisogno di una stima dei possibili costi che dovremmo affrontare nel 2024.

Resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Grazie per la collaborazione,

Giuseppe Rifici

[1628687720110]

Ing. Giuseppe Rifici
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Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica e nei files allegati sono da considerarsi
strettamente riservate. Qualora riceveste questo messaggio senza esserne il destinatario, vi preghiamo
cortesemente di darcene notizia via e-mail e di procedere alla cancellazione del messaggio stesso eliminandolo dal
vostro sistema. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal Regolamento UE 2016/679 trattenere il
messaggio stesso, divulgarlo anche in parte, distribuirlo ad altri soggetti, copiarlo od utilizzarlo per finalita diverse.
Portiamo inoltre alla Vostra attenzione che il presente messaggio, cosi come ogni risposta e/o altro/messaggio
inviata all'account mittente saranno considerati di natura lavorativa e - come tali - possono essere conosciuti da altri
soggetti appartenenti all'organizzazione cui appartiene il mittente




